Marco De Fina

Da: Sebastian Perwanger  Tel.136 <sep@innerhofer.it>
Inviato: giovedi 30 maggio 2019 17:39

A: Marco De Fina

Cc: Sebastian Perwanger  Tel.136

Oggetto: TIS E028/2008492-Richiesta prezzo valvola JIP Danfoss

30.05.2019/17:34,20/SEP

Buongiorno,

tante grazie per la richiesta.

Per il codice richiesto mi risulta a sistema il prezzo di 5.743,00€
Cordiali saluti

Sebastian Perwanger

Rep. tecnico & commercializzazione
E. INNERHOFER SpA

Via Brunico 14

I-39030 San Lorenzo di Sebato (BZ)
Tel: +39 - 0474 - 470136

Fax:+39 - 0474 - 470319
sebastian.perwanger@innerhofer.it
www.innerhofer.it

Sender: "Marco De Fina" (Marco.Defina@energytech.it)

An: "sebastian.perwanger@innerhofer.it" (sebastian.perwanger@innerhofer.it)
Zugestellt: 30.05.2019 17:25

Betreff: Prezzo valvola monouso

Codice: 065N0166

Per. Ind. Marco De Fina

Marco.DeFina@energytech.it

Energytech G.m.b.H./S.r.|

via Negrelli-Strale 13b

| 39100 Bozen/Bolzano

Tel. +39 0471/054040 Fax:+39 0471/054041

Web: www.energytech.it E-Mail:info@energytech.it Pec-Mail:energytechgmbh@pec.it



Marco De Fina

Da: Sebastian Perwanger  Tel.136 <sep@innerhofer.it>
Inviato: giovedi 30 maggio 2019 17:54

A: Marco De Fina

Cc: Sebastian Perwanger  Tel.136

Oggetto: TIS E028/2008522-Sconto base -25%

30.05.2019/17:52,32/SEP
Sconto base -25%

Sender: "Marco De Fina" (Marco.Defina@energytech.it)

An: "Sebastian Perwanger Tel. 136" (sep@innerhofer.it)

Zugestellt: 30.05.2019 17:40

Betreff: R: TIS E028/2008492-Richiesta prezzo valvola JIP Danfoss
Ottimo grazie! Cé per caso uno sconto medio che posso applicare?
Grazie

Cordiali Saluti

Per. Ind. Marco De Fina

Marco.DeFina@energytech.it

Energytech G.m.b.H./S.r.|

via Negrelli-Strale 13b

| 39100 Bozen/Bolzano

Tel. +39 0471/054040 Fax:+39 0471/054041

Web: www.energytech.it E-Mail: info@energytech.it Pec-Mail: energytechgmbh@pec.it




